
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Karaman ERMENEK ERMENEK İMAM HATIP ORTAOKULU 4. SINIF TÜRKİYE GENELİ 19601 317 317 317

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ AHL Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.34 6.33 13.34 6.83 7.56 6.83 5.64 4.17 5.64 5.96 3.75 5.96 4.52 4.89 4.52 2.56 2.19 2.56 38.84 28.90 38.84 325.088

İl Ortalaması 12.64 7.06 12.64 6.11 8.15 6.11 5.23 4.56 5.23 5.38 4.39 5.38 3.86 5.08 3.86 2.39 2.47 2.39 35.62 31.71 35.62 306.381
Okul Ortalaması 12.64 7.06 12.64 6.11 8.15 6.11 5.23 4.56 5.23 5.38 4.39 5.38 3.86 5.08 3.86 2.39 2.47 2.39 35.62 31.71 35.62 306.381

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ AHL Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 84 - MUHAMMED ALİ ORAL 4 / B 20 0 20.00 15 0 15.00 9 1 9.00 9 1 9.00 9 1 9.00 4 1 4.00 66.00 4.00 66.00 480.320 198 1 1 1
2 15153 - DEFNE ÖZER 4 / B 20 0 20.00 14 1 14.00 9 1 9.00 9 1 9.00 10 0 10.00 5 0 5.00 67.00 3.00 67.00 479.093 214 2 2 2
3 217 - SÜMEYRA SARE BAŞ 4 / A 18 2 18.00 14 1 14.00 8 2 8.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 62.00 8.00 62.00 461.493 587 3 3 3
4 272 - HANİFE BETÜL MAYDA 4 / D 18 2 18.00 14 1 14.00 6 4 6.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 60.00 10.00 60.00 457.013 727 4 4 4
5 72 - MUHAMMET SALİH ÜNSAL 4 / A 19 1 19.00 14 1 14.00 9 1 9.00 8 2 8.00 7 2 7.00 5 0 5.00 62.00 7.00 62.00 456.053 754 5 5 5
6 23 - BÜŞRA TOĞRUL 4 / B 18 2 18.00 13 2 13.00 9 1 9.00 8 2 8.00 10 0 10.00 5 0 5.00 63.00 7.00 63.00 449.227 995 6 6 6
7 71 - MEHMET EMİR OPRUKLU 4 / A 19 1 19.00 12 2 12.00 8 1 8.00 9 0 9.00 8 0 8.00 4 0 4.00 60.00 4.00 60.00 448.000 1041 7 7 7
8 88 - POYRAZ EFE BOLAT 4 / B 19 1 19.00 13 2 13.00 6 4 6.00 9 1 9.00 8 2 8.00 3 2 3.00 58.00 12.00 58.00 446.827 1086 8 8 8
9 70 - ELİSA ANT 4 / B 20 0 20.00 12 3 12.00 6 4 6.00 8 2 8.00 10 0 10.00 5 0 5.00 61.00 9.00 61.00 446.240 1123 9 9 9

10 54554 - MEDİNE ÖRNEK 4 / A 20 0 20.00 11 4 11.00 8 2 8.00 8 2 8.00 8 1 8.00 5 0 5.00 60.00 9.00 60.00 439.093 1442 10 10 10
11 73 - FEYZA SAĞLAM 4 / A 17 2 17.00 15 0 15.00 8 2 8.00 7 3 7.00 5 5 5.00 5 0 5.00 57.00 12.00 57.00 434.720 1655 11 11 11
12 112 - ZEYNEP ŞÜKRAN AYDIN 4 / B 17 3 17.00 15 0 15.00 8 2 8.00 8 2 8.00 7 3 7.00 1 4 1.00 56.00 14.00 56.00 433.440 1715 12 12 12
13 36 - HİLAL YILMAZ 4 / A 18 2 18.00 13 2 13.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 5 5.00 4 1 4.00 56.00 14.00 56.00 432.427 1775 13 13 13
14 165 - ECRİN USTA 4 / A 17 3 17.00 12 3 12.00 8 2 8.00 9 1 9.00 3 7 3.00 5 0 5.00 54.00 16.00 54.00 430.560 1879 14 14 14
15 145 - SEMA YAĞ 4 / A 16 4 16.00 10 5 10.00 7 3 7.00 10 0 10.00 8 2 8.00 5 0 5.00 56.00 14.00 56.00 429.387 1938 15 15 15
16 124 - BERK* ÇELİKDELEN 4 / B 20 0 20.00 13 2 13.00 6 4 6.00 8 2 8.00 6 4 6.00 1 4 1.00 54.00 16.00 54.00 428.747 1980 16 16 16
17 20555 - CEYLİN NAZ SEZGİN 4 / B 19 1 19.00 9 6 9.00 9 1 9.00 9 1 9.00 10 0 10.00 3 2 3.00 59.00 11.00 59.00 427.840 2032 17 17 17
18 112 - ZEYNEP MERVE ÇETİN 4 / A 19 1 19.00 11 4 11.00 6 4 6.00 9 1 9.00 6 4 6.00 3 2 3.00 54.00 16.00 54.00 427.733 2040 18 18 18
19 27144 - İBRAHİMZIBCIK 4 / C 17 3 17.00 13 2 13.00 7 3 7.00 8 2 8.00 8 2 8.00 3 2 3.00 56.00 14.00 56.00 426.667 2098 19 19 19
20 118 - İBRAHİM YÜCEL ÜNVER 4 / A 18 2 18.00 11 1 11.00 9 0 9.00 8 2 8.00 6 2 6.00 5 0 5.00 57.00 7.00 57.00 425.973 2130 20 20 20
21 222 - ZEYNEP YÜSRA MUTLU 4 / D 19 1 19.00 10 5 10.00 8 2 8.00 9 1 9.00 4 6 4.00 4 1 4.00 54.00 16.00 54.00 424.747 2207 21 21 21
22 119 - NİSANUR YILMAZ 4 / A 16 4 16.00 12 2 12.00 9 1 9.00 8 2 8.00 9 1 9.00 4 1 4.00 58.00 11.00 58.00 424.320 2226 22 22 22
23 411 - İKRANUR KARAÖZ 4 / A 19 1 19.00 12 3 12.00 9 1 9.00 7 3 7.00 8 2 8.00 3 2 3.00 58.00 12.00 58.00 423.680 2271 23 23 23
24 60069 - RAZİYE AKTÜRK 4 / A 16 4 16.00 11 3 11.00 7 3 7.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 55.00 14.00 55.00 423.573 2279 24 24 24
25 206 - MEHMET KAYRA GÜZEL 4 / A 15 5 15.00 10 5 10.00 9 1 9.00 10 0 10.00 7 3 7.00 4 1 4.00 55.00 15.00 55.00 422.027 2366 25 25 25
26 64896 - YUSUF CAN EYVAZ 4 / B 18 2 18.00 8 7 8.00 9 1 9.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 57.00 13.00 57.00 418.933 2570 26 26 26
27 168 - BADE EREM 4 / B 19 1 19.00 9 6 9.00 9 1 9.00 9 1 9.00 7 3 7.00 2 3 2.00 55.00 15.00 55.00 417.440 2691 27 27 27
28 91 - FURKAN YİĞİT 4 / A 17 3 17.00 10 5 10.00 6 4 6.00 10 0 10.00 3 7 3.00 2 3 2.00 48.00 22.00 48.00 409.867 3167 28 28 28
29 526 - ANIL BERA CURA 4 / B 17 3 17.00 14 1 14.00 7 3 7.00 6 4 6.00 7 3 7.00 3 2 3.00 54.00 16.00 54.00 409.653 3185 29 29 29
30 145 - SEYDEGÜL KÜÇÜKSU 4 / A 17 3 17.00 12 3 12.00 8 1 8.00 6 4 6.00 9 1 9.00 5 0 5.00 57.00 12.00 57.00 409.440 3199 30 30 30
31 202 - MUSTAFA EFE TAŞBİLEK 4 / B 19 1 19.00 8 7 8.00 10 0 10.00 8 2 8.00 7 3 7.00 4 1 4.00 56.00 14.00 56.00 409.333 3206 31 31 31
32 90 - ALİ YAĞIZ UNCU 4 / A 16 4 16.00 10 5 10.00 7 3 7.00 9 1 9.00 7 3 7.00 3 2 3.00 52.00 18.00 52.00 407.787 3337 32 32 32
33 207 - ZEYNEP ÜNLÜSOY 4 / A 17 3 17.00 9 4 9.00 7 3 7.00 8 2 8.00 9 1 9.00 5 0 5.00 55.00 13.00 55.00 407.200 3375 33 33 33
34 131 - RABİA GÖNEN 4 / A 17 3 17.00 8 7 8.00 7 3 7.00 9 1 9.00 9 1 9.00 4 1 4.00 54.00 16.00 54.00 406.773 3400 34 34 34
35 101 - ZEHRA YÖNDEM 4 / A 17 3 17.00 12 3 12.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 5 5.00 3 2 3.00 53.00 17.00 53.00 406.240 3448 35 35 35
36 125 - ŞEVKİ BERA 4 / B 20 0 20.00 10 5 10.00 7 3 7.00 6 4 6.00 9 1 9.00 4 1 4.00 56.00 14.00 56.00 404.907 3541 36 36 36
37 99885 - SENA KÖMÜRCÜ 4 / B 18 2 18.00 8 6 8.00 8 2 8.00 9 1 9.00 8 2 8.00 2 3 2.00 53.00 16.00 53.00 404.213 3594 37 37 37
38 53 - EBRAR BİLİR 4 / A 16 4 16.00 13 2 13.00 7 3 7.00 7 3 7.00 5 5 5.00 3 2 3.00 51.00 19.00 51.00 403.627 3636 38 38 38
39 507 - MİRA ŞEKEROĞLU 4 / D 19 0 19.00 8 3 8.00 6 4 6.00 8 2 8.00 10 0 10.00 3 2 3.00 54.00 11.00 54.00 402.453 3719 39 39 39
40 92 - HÜMEYRA ALKAN 4 / A 16 4 16.00 11 3 11.00 10 0 10.00 8 2 8.00 4 6 4.00 2 3 2.00 51.00 18.00 51.00 400.373 3872 40 40 40
41 233 - SENA KORAŞ 4 / B 19 1 19.00 8 7 8.00 6 4 6.00 8 2 8.00 6 4 6.00 4 1 4.00 51.00 19.00 51.00 398.293 4015 41 41 41
42 146 - ELANUR YILDIZ 4 / A 16 4 16.00 9 6 9.00 7 3 7.00 8 2 8.00 7 3 7.00 5 0 5.00 52.00 18.00 52.00 397.440 4065 42 42 42
43 142 - MUHAMMED KIYICI 4 / A 16 4 16.00 9 6 9.00 10 0 10.00 9 1 9.00 4 6 4.00 2 3 2.00 50.00 20.00 50.00 396.640 4129 43 43 43
44 23 - AHMET DOĞAN 4 / A 19 1 19.00 10 5 10.00 7 3 7.00 7 3 7.00 2 8 2.00 4 1 4.00 49.00 21.00 49.00 395.947 4185 44 44 44
45 45678 - B E R A T S O Y L U 4 / C 16 4 16.00 10 5 10.00 6 4 6.00 8 2 8.00 5 5 5.00 4 1 4.00 49.00 21.00 49.00 394.347 4287 45 45 45
46 51368 - AYŞENİL ÜKSEL 4 / C 20 0 20.00 8 7 8.00 8 2 8.00 7 3 7.00 4 6 4.00 4 1 4.00 51.00 19.00 51.00 393.013 4398 46 46 46
47 338 - YÜKSELEİNCİKN 4 / D 16 4 16.00 8 5 8.00 7 3 7.00 9 1 9.00 7 3 7.00 3 2 3.00 50.00 18.00 50.00 392.853 4409 47 47 47
48 61661 - ENES TOĞRUL 4 / B 15 5 15.00 7 8 7.00 7 3 7.00 10 0 10.00 4 6 4.00 4 1 4.00 47.00 23.00 47.00 388.907 4718 48 48 48
49 108 - ASİYE ALTUNTAŞ 4 / A 19 1 19.00 10 5 10.00 7 3 7.00 6 4 6.00 4 6 4.00 4 1 4.00 50.00 20.00 50.00 388.907 4718 48 48 48
50 82 - CEMRE FİŞNLİ 4 / B 16 4 16.00 11 4 11.00 6 4 6.00 7 3 7.00 7 3 7.00 2 3 2.00 49.00 21.00 49.00 386.453 4905 50 50 50
51 92 - İSA ŞAHİN 4 / A 15 5 15.00 8 7 8.00 8 2 8.00 9 1 9.00 1 9 1.00 5 0 5.00 46.00 24.00 46.00 385.333 4992 51 51 51
52 150 - SAİD BORA URAY 4 / A 17 3 17.00 11 4 11.00 7 3 7.00 6 4 6.00 4 6 4.00 4 1 4.00 49.00 21.00 49.00 385.173 5003 52 52 52
53 334 - ŞERİFE GÜLPINAR 4 / D 17 3 17.00 11 3 11.00 8 2 8.00 6 4 6.00 6 2 6.00 2 3 2.00 50.00 17.00 50.00 383.253 5165 53 53 53
54 556 - MİNE İŞLER 4 / A 18 2 18.00 9 6 9.00 8 2 8.00 7 2 7.00 3 4 3.00 3 2 3.00 48.00 18.00 48.00 383.040 5171 54 54 54
55 1513 - AHMET ENES ETCİ 4 / B 18 2 18.00 10 5 10.00 7 3 7.00 6 4 6.00 5 5 5.00 3 2 3.00 49.00 21.00 49.00 381.227 5317 55 55 55
56 135 - MÜBERRA BERBER 4 / D 16 4 16.00 8 7 8.00 7 3 7.00 7 3 7.00 8 2 8.00 5 0 5.00 51.00 19.00 51.00 380.853 5347 56 56 56
57 161 - BATUHAN TOKSOY 4 / B 17 3 17.00 12 3 12.00 4 6 4.00 7 3 7.00 4 6 4.00 0 5 0.00 44.00 26.00 44.00 380.480 5383 57 57 57
58 21 - ABDULLAH EFE ALKAN 4 / A 17 3 17.00 7 8 7.00 8 2 8.00 8 2 8.00 4 6 4.00 4 1 4.00 48.00 22.00 48.00 379.947 5437 58 58 58
59 25 - MEHMET E E AYTINAS 4 / A 15 5 15.00 9 4 9.00 5 5 5.00 9 1 9.00 2 8 2.00 3 2 3.00 43.00 25.00 43.00 379.840 5445 59 59 59
60 121 - ALİSA AKARSU MARAL 4 / A 14 2 14.00 7 3 7.00 8 2 8.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 0 5.00 50.00 11.00 50.00 375.627 5773 60 60 60
61 47444 - SULTAN SÖNMEZ 4 / C 17 3 17.00 7 8 7.00 6 4 6.00 8 2 8.00 8 2 8.00 2 3 2.00 48.00 22.00 48.00 375.467 5785 61 61 61
62 17 - AYŞE NİSA YÜKSEL 4 / D 15 5 15.00 7 8 7.00 5 5 5.00 9 1 9.00 7 3 7.00 3 2 3.00 46.00 24.00 46.00 375.307 5805 62 62 62
63 70 - ÇINAR CAN KARADUMAN 4 / A 16 4 16.00 6 9 6.00 7 3 7.00 8 1 8.00 6 4 6.00 5 0 5.00 48.00 21.00 48.00 372.960 6010 63 63 63
64 130 - ERDEM ALTIN 4 / A 15 5 15.00 10 5 10.00 8 2 8.00 6 4 6.00 4 6 4.00 5 0 5.00 48.00 22.00 48.00 372.907 6015 64 64 64
65 130 - MERYEM BAHA 4 / A 16 4 16.00 7 7 7.00 10 0 10.00 7 3 7.00 6 4 6.00 4 1 4.00 50.00 19.00 50.00 371.787 6111 65 65 65
66 30 - DİLEK KANIK 4 / A 18 2 18.00 6 9 6.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 5 5.00 4 1 4.00 49.00 21.00 49.00 371.200 6164 66 66 66
67 46979 - RAMA NP AMUK 4 / C 15 5 15.00 7 8 7.00 3 7 3.00 9 1 9.00 7 3 7.00 3 2 3.00 44.00 26.00 44.00 370.827 6193 67 67 67
68 231 - RUZGAR DURAN 4 / B 16 3 16.00 6 9 6.00 6 3 6.00 8 2 8.00 6 4 6.00 5 0 5.00 47.00 21.00 47.00 370.720 6202 68 68 68
69 320 - SAMETCAN UĞURLU 4 / D 15 5 15.00 12 2 12.00 8 2 8.00 5 5 5.00 3 5 3.00 4 1 4.00 47.00 20.00 47.00 370.400 6236 69 69 69
70 34 - BERKAY SATIRLI 4 / A 15 5 15.00 6 9 6.00 10 0 10.00 8 2 8.00 6 4 6.00 4 1 4.00 49.00 21.00 49.00 369.920 6276 70 70 70
71 47 - AZRA BETÜL YEŞİLYURT 4 / A 13 5 13.00 10 5 10.00 6 4 6.00 8 2 8.00 3 7 3.00 3 2 3.00 43.00 25.00 43.00 369.227 6335 71 71 71
72 21123 - SILA YİRİK 4 / A 15 5 15.00 9 6 9.00 5 5 5.00 8 2 8.00 4 6 4.00 2 3 2.00 43.00 27.00 43.00 368.640 6406 72 72 72
73 21 - GÜLCE TÜRKER 4 / A 15 5 15.00 6 8 6.00 6 4 6.00 9 1 9.00 8 2 8.00 2 3 2.00 46.00 23.00 46.00 368.000 6449 73 73 73
74 43 - GÜLNUR GİLİK 4 / A 16 4 16.00 11 4 11.00 7 3 7.00 6 4 6.00 4 6 4.00 1 4 1.00 45.00 25.00 45.00 367.093 6526 74 74 74
75 32232 - ELİF ÖZDEMİR 4 / A 16 4 16.00 6 7 6.00 9 1 9.00 8 1 8.00 4 1 4.00 3 2 3.00 46.00 16.00 46.00 364.960 6723 75 75 75
76 7 - FEYZAGÜLTAŞDEMİR 4 / D 18 1 18.00 5 6 5.00 4 5 4.00 8 2 8.00 5 3 5.00 4 0 4.00 44.00 17.00 44.00 363.733 6821 76 76 76
77 11 - PINAR MERMERCİ 4 / A 17 3 17.00 7 8 7.00 9 1 9.00 6 3 6.00 5 5 5.00 4 1 4.00 48.00 21.00 48.00 361.867 6964 77 77 77
78 7 - ELİF PEKER 4 / A 17 2 17.00 6 2 6.00 6 2 6.00 7 1 7.00 8 0 8.00 3 2 3.00 47.00 9.00 47.00 360.960 7049 78 78 78
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 45637 - YASİN AKAY 4 / A 18 2 18.00 4 11 4.00 6 4 6.00 8 2 8.00 3 7 3.00 5 0 5.00 44.00 26.00 44.00 360.747 7073 79 79 79
80 81112 - MUSTAFA EMİR BAMBUKCU 4 / B 16 3 16.00 9 6 9.00 7 3 7.00 6 4 6.00 2 8 2.00 4 1 4.00 44.00 25.00 44.00 360.480 7095 80 80 80
81 40455 - BERAY YİĞİT 4 / A 17 3 17.00 4 11 4.00 6 4 6.00 9 1 9.00 2 8 2.00 4 1 4.00 42.00 28.00 42.00 360.107 7117 81 81 81
82 63276 - EYMEN BERK ÖKSÜZ 4 / A 15 5 15.00 9 6 9.00 6 4 6.00 7 3 7.00 4 6 4.00 2 3 2.00 43.00 27.00 43.00 359.680 7149 82 82 82
83 28656 - NAZLIHAZNADAR 4 / C 16 4 16.00 12 3 12.00 6 4 6.00 4 6 4.00 4 6 4.00 3 2 3.00 45.00 25.00 45.00 358.240 7244 83 83 83
84 163 - MUSTAFA BOZCU 4 / A 16 4 16.00 8 7 8.00 7 3 7.00 7 3 7.00 3 7 3.00 2 3 2.00 43.00 27.00 43.00 357.973 7268 84 84 84
85 110 - HATİCE ECRİN AKYOL 4 / B 16 4 16.00 8 7 8.00 7 3 7.00 7 3 7.00 1 9 1.00 3 2 3.00 42.00 28.00 42.00 357.973 7268 84 84 84
86 61 - YAVUZ ŞAHİN 4 / D 15 5 15.00 10 5 10.00 7 3 7.00 6 4 6.00 3 7 3.00 2 3 2.00 43.00 27.00 43.00 356.107 7438 86 86 86
87 36 - ZEYNEP NUR YILMA Z 4 / A 18 2 18.00 7 6 7.00 8 2 8.00 6 4 6.00 4 6 4.00 2 3 2.00 45.00 23.00 45.00 354.827 7542 87 87 87
88 577 - TALHA ÖLKER 4 / A 18 2 18.00 10 5 10.00 8 2 8.00 4 5 4.00 6 4 6.00 1 4 1.00 47.00 22.00 47.00 354.827 7542 87 87 87
89 48136 - ZÜM ARB ĞCACI 4 / C 17 3 17.00 8 7 8.00 3 7 3.00 7 3 7.00 5 5 5.00 1 4 1.00 41.00 29.00 41.00 354.613 7560 89 89 89
90 167 - SANİSE GÜL KORUK 4 / A 16 4 16.00 7 8 7.00 5 5 5.00 7 3 7.00 3 7 3.00 4 1 4.00 42.00 28.00 42.00 354.347 7583 90 90 90
91 49 - DERYA YAĞRINCALI 4 / A 16 4 16.00 4 11 4.00 5 5 5.00 8 2 8.00 10 0 10.00 3 2 3.00 46.00 24.00 46.00 353.547 7653 91 91 91
92 77886 - Z 4 / A 12 8 12.00 8 7 8.00 7 3 7.00 8 2 8.00 2 8 2.00 4 1 4.00 41.00 29.00 41.00 353.013 7695 92 92 92
93 26 - GÖRKEM KAYRA ÜNSER 4 / D 15 5 15.00 6 9 6.00 7 3 7.00 8 2 8.00 3 7 3.00 3 2 3.00 42.00 28.00 42.00 352.800 7717 93 93 93
94 56 - ECRİN SENA SARI 4 / A 16 4 16.00 6 9 6.00 6 4 6.00 8 2 8.00 1 8 1.00 3 2 3.00 40.00 29.00 40.00 352.000 7767 94 94 94
95 3319 - AYŞESU S ÖN 4 / A 17 3 17.00 7 5 7.00 9 1 9.00 6 2 6.00 2 3 2.00 3 1 3.00 44.00 15.00 44.00 351.467 7805 95 95 95
96 148 - ELVİN BOZDEMİR 4 / A 16 4 16.00 8 7 8.00 8 2 8.00 6 4 6.00 2 8 2.00 3 2 3.00 43.00 27.00 43.00 351.093 7841 96 96 96
97 164 - GÜLSÜM KELEŞ 4 / A 15 5 15.00 7 8 7.00 5 5 5.00 7 3 7.00 4 6 4.00 4 1 4.00 42.00 28.00 42.00 350.827 7864 97 97 97
98 69 - BATUHAN AYDINLI 4 / D 15 5 15.00 9 6 9.00 6 4 6.00 6 4 6.00 5 5 5.00 2 3 2.00 43.00 27.00 43.00 350.560 7891 98 98 98
99 82 - EFLİN YENTÜRK 4 / A 18 2 18.00 4 11 4.00 4 6 4.00 7 3 7.00 5 5 5.00 5 0 5.00 43.00 27.00 43.00 349.227 8016 99 99 99

100 37 - ARZU YÖNDEM 4 / A 17 3 17.00 7 8 7.00 6 4 6.00 6 4 6.00 5 5 5.00 2 3 2.00 43.00 27.00 43.00 346.827 8224 100 100 100
101 143 - BERAT BERKAY ALKAN 4 / B 15 5 15.00 10 5 10.00 6 4 6.00 5 5 5.00 5 5 5.00 2 3 2.00 43.00 27.00 43.00 346.827 8224 100 100 100
102 19255 - DAMLA NUR MUTLU 4 / B 15 5 15.00 5 10 5.00 7 3 7.00 7 3 7.00 4 6 4.00 5 0 5.00 43.00 27.00 43.00 344.533 8409 102 102 102
103 46 - GÜL SILA DURDU 4 / B 17 3 17.00 5 10 5.00 9 1 9.00 5 5 5.00 9 1 9.00 4 1 4.00 49.00 21.00 49.00 344.053 8460 103 103 103
104 509 - MUHAMED ALİ YÖN 4 / A 10 10 10.00 8 7 8.00 7 3 7.00 8 2 8.00 7 1 7.00 2 3 2.00 42.00 26.00 42.00 343.893 8470 104 104 104
105 159 - MELEK RANA UZN 4 / A 18 2 18.00 9 6 9.00 7 3 7.00 3 5 3.00 6 4 6.00 3 2 3.00 46.00 22.00 46.00 342.240 8611 105 105 105
106 106 - SAHNİSE SEVDE KOYUNCU 4 / A 14 6 14.00 6 8 6.00 6 4 6.00 7 3 7.00 5 5 5.00 4 1 4.00 42.00 27.00 42.00 342.080 8625 106 106 106
107 153 - ALİ ÇAYIR 4 / B 17 3 17.00 7 8 7.00 6 4 6.00 5 5 5.00 4 6 4.00 4 1 4.00 43.00 27.00 43.00 341.867 8645 107 107 107
108 51 - BURCU NUR YİĞİT 4 / A 17 3 17.00 9 6 9.00 3 7 3.00 5 5 5.00 6 3 6.00 1 4 1.00 41.00 28.00 41.00 341.760 8654 108 108 108
109 102 - BUĞLEM HAZNADAR 4 / A 16 2 16.00 7 3 7.00 8 2 8.00 6 3 6.00 1 0 1.00 3 2 3.00 41.00 12.00 41.00 341.547 8673 109 109 109
110 45031 - ELİF KUZU 4 / A 15 5 15.00 6 6 6.00 6 4 6.00 7 3 7.00 6 4 6.00 2 3 2.00 42.00 25.00 42.00 341.440 8681 110 110 110
111 151 - AHMET KAYRA TÜFEKÇİ 4 / B 18 2 18.00 8 7 8.00 5 5 5.00 4 6 4.00 6 4 6.00 2 3 2.00 43.00 27.00 43.00 337.333 9035 111 111 111
112 521 - ZEYNEP SARI 4 / D 14 4 14.00 5 2 5.00 5 1 5.00 8 1 8.00 4 1 4.00 3 2 3.00 39.00 11.00 39.00 337.333 9035 111 111 111
113 40744 - RAMAZAZ BATUHAN YEŞİL 4 / A 15 5 15.00 6 9 6.00 5 5 5.00 7 3 7.00 3 7 3.00 3 2 3.00 39.00 31.00 39.00 337.120 9055 113 113 113
114 12332 - AYŞE ADA 4 / A 15 5 15.00 6 9 6.00 3 7 3.00 6 3 6.00 8 2 8.00 4 1 4.00 42.00 27.00 42.00 336.000 9150 114 114 114
115 144 - SEBİHA ETCİ 4 / A 15 5 15.00 5 10 5.00 7 3 7.00 6 4 6.00 5 5 5.00 5 0 5.00 43.00 27.00 43.00 335.413 9213 115 115 115
116 50 - ECRİN K AKURT 4 / A 14 6 14.00 5 10 5.00 7 3 7.00 7 3 7.00 4 6 4.00 4 1 4.00 41.00 29.00 41.00 334.773 9272 116 116 116
117 59 - EMİRHAN ÜALZ 4 / A 17 3 17.00 3 12 3.00 8 2 8.00 7 3 7.00 4 6 4.00 3 2 3.00 42.00 28.00 42.00 334.720 9275 117 117 117
118 38 - BERRA SUCU 4 / A 14 6 14.00 5 10 5.00 7 3 7.00 6 4 6.00 7 3 7.00 5 0 5.00 44.00 26.00 44.00 333.973 9326 118 118 118
119 389 - NEHİR ATEŞ 4 / B 18 2 18.00 7 8 7.00 6 4 6.00 5 5 5.00 5 5 5.00 0 5 0.00 41.00 29.00 41.00 332.907 9437 119 119 119
120 45424 - İREM K*RRA YALMAN 4 / C 13 7 13.00 7 8 7.00 6 4 6.00 6 4 6.00 3 7 3.00 5 0 5.00 40.00 30.00 40.00 332.747 9446 120 120 120
121 317 - NAZMİYE ÇOBAN 4 / D 14 3 14.00 7 4 7.00 9 1 9.00 5 5 5.00 6 1 6.00 3 2 3.00 44.00 16.00 44.00 331.787 9538 121 121 121
122 185 - KAAN AKBULUT 4 / B 12 7 12.00 11 4 11.00 7 3 7.00 5 5 5.00 3 7 3.00 1 4 1.00 39.00 30.00 39.00 331.413 9572 122 122 122
123 123 - FATMANUR ÇAKICI 4 / A 12 7 12.00 9 3 9.00 4 4 4.00 6 4 6.00 2 1 2.00 4 1 4.00 37.00 20.00 37.00 331.360 9576 123 123 123
124 39939 - ASEL ZEYNEP İŞLER 4 / A 15 5 15.00 5 7 5.00 7 3 7.00 6 4 6.00 5 5 5.00 4 1 4.00 42.00 25.00 42.00 331.253 9588 124 124 124
125 85 - HANİFE ÇELEBİ 4 / A 16 4 16.00 4 10 4.00 6 4 6.00 7 3 7.00 1 1 1.00 4 1 4.00 38.00 23.00 38.00 330.027 9685 125 125 125
126 62 - MURAT NARLI 4 / A 11 9 11.00 8 5 8.00 7 3 7.00 7 3 7.00 3 7 3.00 2 3 2.00 38.00 30.00 38.00 329.973 9691 126 126 126
127 67 - MUSTAFA ALİ ŞENKAL 4 / A 15 4 15.00 6 8 6.00 6 4 6.00 6 4 6.00 3 7 3.00 3 2 3.00 39.00 29.00 39.00 328.160 9840 127 127 127
128 5050 - Ü L M 4 / A 17 3 17.00 6 5 6.00 7 2 7.00 5 5 5.00 1 7 1.00 3 0 3.00 39.00 22.00 39.00 326.240 9997 128 128 128
129 77 - KÜBRANUR GİLİK 4 / A 12 8 12.00 9 6 9.00 8 2 8.00 5 5 5.00 4 6 4.00 2 3 2.00 40.00 30.00 40.00 324.960 10102 129 129 129
130 146 - MERYEM ŞİFA DÜZEN 4 / C 14 6 14.00 6 9 6.00 5 5 5.00 6 4 6.00 7 3 7.00 2 3 2.00 40.00 30.00 40.00 324.480 10137 130 130 130
131 103 - ZEYNEP ÜRESİN 4 / A 16 4 16.00 6 9 6.00 4 6 4.00 5 5 5.00 4 6 4.00 4 1 4.00 39.00 31.00 39.00 324.320 10160 131 131 131
132 77 - MEH ET EREN ÖKSÜZ 4 / A 17 3 17.00 5 10 5.00 8 2 8.00 6 4 6.00 3 7 3.00 0 4 0.00 39.00 30.00 39.00 323.893 10196 132 132 132
133 103 - FATMA ŞULE ALTIPARMAK 4 / A 13 6 13.00 6 9 6.00 5 5 5.00 7 3 7.00 2 8 2.00 3 2 3.00 36.00 33.00 36.00 323.840 10200 133 133 133
134 73 - TUGRAN SARITŞ 4 / A 13 6 13.00 5 10 5.00 7 3 7.00 7 3 7.00 3 0 3.00 3 2 3.00 38.00 24.00 38.00 322.933 10265 134 134 134
135 314 - MEHMET HALİL ÇAYIR 4 / D 14 5 14.00 6 9 6.00 8 2 8.00 5 5 5.00 4 6 4.00 4 1 4.00 41.00 28.00 41.00 322.080 10332 135 135 135
136 78 - EMİNE OZAN 4 / A 14 6 14.00 3 12 3.00 7 3 7.00 7 3 7.00 7 3 7.00 3 2 3.00 41.00 29.00 41.00 321.920 10346 136 136 136
137 66333 - SUDENAZ HARMANKAYA 4 / A 11 9 11.00 6 4 6.00 6 4 6.00 8 1 8.00 0 0 0.00 3 2 3.00 34.00 20.00 34.00 321.920 10346 136 136 136
138 15 - ARDA GÜDER 4 / A 12 8 12.00 6 9 6.00 7 3 7.00 6 4 6.00 6 4 6.00 3 2 3.00 40.00 30.00 40.00 319.840 10491 138 138 138
139 16 - AYŞEGÜL KURNAZ 4 / A 13 7 13.00 6 8 6.00 6 4 6.00 7 3 7.00 3 7 3.00 1 4 1.00 36.00 33.00 36.00 319.840 10491 138 138 138
140 99 - YUSUF SAĞLAM 4 / A 14 5 14.00 6 9 6.00 5 5 5.00 5 5 5.00 6 4 6.00 4 1 4.00 40.00 29.00 40.00 319.520 10518 140 140 140
141 10 - ELİF KEVSER BAŞAR 4 / A 16 4 16.00 5 10 5.00 8 2 8.00 5 5 5.00 4 5 4.00 2 3 2.00 40.00 29.00 40.00 317.493 10662 141 141 141
142 460 - BURAK BALIKÇI 4 / A 13 7 13.00 3 12 3.00 7 3 7.00 7 3 7.00 7 3 7.00 3 2 3.00 40.00 30.00 40.00 316.320 10746 142 142 142
143 58894 - MUSTAFA EMİR N 4 / A 12 8 12.00 5 10 5.00 5 5 5.00 7 3 7.00 4 6 4.00 3 2 3.00 36.00 34.00 36.00 314.933 10855 143 143 143
144 112 - İSMAİI YAĞIZ 4 / C 8 12 8.00 8 7 8.00 4 6 4.00 7 3 7.00 3 7 3.00 4 1 4.00 34.00 36.00 34.00 314.773 10877 144 144 144
145 132 - CEMRE GÜMRAH 4 / B 14 6 14.00 5 10 5.00 7 3 7.00 5 5 5.00 7 3 7.00 3 2 3.00 41.00 29.00 41.00 314.453 10899 145 145 145
146 68096 - ERVA ERSOY 4 / C 14 6 14.00 7 8 7.00 3 7 3.00 5 5 5.00 4 6 4.00 3 2 3.00 36.00 34.00 36.00 314.187 10918 146 146 146
147 14 - FATİH GÜMÜŞ 4 / A 16 4 16.00 5 7 5.00 5 3 5.00 6 3 6.00 2 6 2.00 1 4 1.00 35.00 27.00 35.00 313.653 10975 147 147 147
148 57689 - A B  İ 4 / C 13 6 13.00 7 6 7.00 8 2 8.00 5 5 5.00 3 6 3.00 2 3 2.00 38.00 28.00 38.00 313.547 10985 148 148 148
149 82 - MELEK NAZ KANIK 4 / A 9 11 9.00 7 8 7.00 9 1 9.00 6 4 6.00 7 3 7.00 2 3 2.00 40.00 30.00 40.00 312.907 11031 149 149 149
150 38 - TÜRKAN ÇELEBİ 4 / A 15 5 15.00 3 8 3.00 6 4 6.00 6 4 6.00 6 1 6.00 3 2 3.00 39.00 24.00 39.00 312.000 11103 150 150 150
151 80 - HATİCE AŞCIBAŞI 4 / A 15 4 15.00 0 1 0.00 4 6 4.00 9 1 9.00 0 0 0.00 4 1 4.00 32.00 13.00 32.00 310.400 11231 151 151 151
152 49 - ÇAĞLAR YILDIZ 4 / A 10 10 10.00 7 8 7.00 8 2 8.00 6 4 6.00 6 4 6.00 1 4 1.00 38.00 32.00 38.00 310.027 11260 152 152 152
153 1 - AYBÜKE ACAR 4 / A 15 4 15.00 3 4 3.00 6 4 6.00 6 4 6.00 5 3 5.00 3 1 3.00 38.00 20.00 38.00 309.920 11265 153 153 153
154 23323 - ALİİHSAN KIR 4 / A 15 4 15.00 3 4 3.00 5 4 5.00 7 2 7.00 2 3 2.00 2 0 2.00 34.00 17.00 34.00 308.480 11375 154 154 154
155 462 - ELİF NAZ KAPLAN 4 / A 11 9 11.00 6 9 6.00 7 3 7.00 6 4 6.00 3 7 3.00 3 2 3.00 36.00 34.00 36.00 308.000 11425 155 155 155
156 135 - ELİF KOÇ 4 / B 12 8 12.00 9 6 9.00 4 6 4.00 4 6 4.00 5 5 5.00 2 3 2.00 36.00 34.00 36.00 306.880 11502 156 156 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Karaman ERMENEK ERMENEK İMAM HATIP ORTAOKULU 4. SINIF TÜRKİYE GENELİ 19601 317 317 317

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ AHL Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.34 6.33 13.34 6.83 7.56 6.83 5.64 4.17 5.64 5.96 3.75 5.96 4.52 4.89 4.52 2.56 2.19 2.56 38.84 28.90 38.84 325.088

İl Ortalaması 12.64 7.06 12.64 6.11 8.15 6.11 5.23 4.56 5.23 5.38 4.39 5.38 3.86 5.08 3.86 2.39 2.47 2.39 35.62 31.71 35.62 306.381
Okul Ortalaması 12.64 7.06 12.64 6.11 8.15 6.11 5.23 4.56 5.23 5.38 4.39 5.38 3.86 5.08 3.86 2.39 2.47 2.39 35.62 31.71 35.62 306.381

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ AHL Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 459 - MUHAMMED ZİYA SAZAK 4 / A 12 8 12.00 5 10 5.00 6 4 6.00 7 3 7.00 1 9 1.00 2 3 2.00 33.00 37.00 33.00 306.773 11513 157 157 157
158 14 - E NAZ GÜMÜŞ 4 / D 14 6 14.00 6 5 6.00 6 4 6.00 6 4 6.00 1 0 1.00 0 0 0.00 33.00 19.00 33.00 305.920 11569 158 158 158
159 64 - HÜSEYİN KADİR ERGİN 4 / D 12 8 12.00 5 9 5.00 5 5 5.00 6 4 6.00 5 5 5.00 3 2 3.00 36.00 33.00 36.00 305.813 11576 159 159 159
160 30 - EŞREF ÖZDERE 4 / A 15 5 15.00 4 11 4.00 8 2 8.00 5 5 5.00 2 6 2.00 3 2 3.00 37.00 31.00 37.00 304.427 11663 160 160 160
161 192 - RABİA DEMİRCİ 4 / D 16 4 16.00 9 5 9.00 4 6 4.00 3 7 3.00 2 3 2.00 0 0 0.00 34.00 25.00 34.00 303.520 11727 161 161 161
162 12 - MELEK MUTLU 4 / D 14 6 14.00 6 9 6.00 2 8 2.00 6 4 6.00 2 8 2.00 1 4 1.00 31.00 39.00 31.00 303.200 11749 162 162 162
163 127 - FADİME CEYLİN KÜÇÜK 4 / A 13 7 13.00 5 7 5.00 5 5 5.00 6 4 6.00 3 4 3.00 2 3 2.00 34.00 30.00 34.00 303.093 11762 163 163 163
164 1 - MUHAMMED MUAZ KOÇAK 4 / A 14 5 14.00 6 4 6.00 6 4 6.00 5 5 5.00 1 3 1.00 2 3 2.00 34.00 24.00 34.00 303.040 11763 164 164 164
165 24 - ZEYN E ELA PANCAR 4 / B 15 5 15.00 6 8 6.00 7 3 7.00 3 7 3.00 2 7 2.00 5 0 5.00 38.00 30.00 38.00 303.040 11763 164 164 164
166 102 - ZEYNEP BAŞPINAR 4 / A 10 10 10.00 6 9 6.00 4 6 4.00 7 3 7.00 4 5 4.00 1 4 1.00 32.00 37.00 32.00 300.640 11942 166 166 166
167 68 - RABİYANUR ŞİMŞEK 4 / A 13 7 13.00 6 9 6.00 5 5 5.00 5 5 5.00 3 6 3.00 2 3 2.00 34.00 35.00 34.00 299.360 12040 167 167 167
168 6 - CEY LİNKOÇAK 4 / A 13 5 13.00 2 7 2.00 3 4 3.00 7 2 7.00 6 2 6.00 3 2 3.00 34.00 22.00 34.00 297.813 12156 168 168 168
169 133 - FATMANUR KORAŞ 4 / C 14 6 14.00 5 8 5.00 5 5 5.00 5 5 5.00 3 7 3.00 2 3 2.00 34.00 34.00 34.00 297.493 12178 169 169 169
170 48 - MUAMMER YUMAK 4 / A 10 8 10.00 9 6 9.00 4 6 4.00 5 5 5.00 2 5 2.00 1 4 1.00 31.00 34.00 31.00 296.480 12252 170 170 170
171 8 - EZGİ EREN 4 / A 16 4 16.00 3 10 3.00 7 3 7.00 5 5 5.00 5 4 5.00 0 5 0.00 36.00 31.00 36.00 294.080 12444 171 171 171
172 45520 - SERRA SULTAN ZENGİN 4 / A 7 13 7.00 6 8 6.00 7 3 7.00 6 4 6.00 5 5 5.00 4 1 4.00 35.00 34.00 35.00 293.920 12455 172 172 172
173 47855 - SERRA GÜL YILMAZ 4 / C 12 8 12.00 6 9 6.00 4 6 4.00 5 5 5.00 6 2 6.00 1 4 1.00 34.00 34.00 34.00 293.600 12479 173 173 173
174 131 - MEHMET ŞİMŞEK 4 / A 14 6 14.00 4 11 4.00 7 3 7.00 5 5 5.00 2 8 2.00 2 3 2.00 34.00 36.00 34.00 292.427 12562 174 174 174
175 45670 - ECRİN ÇİFTÇİ 4 / B 11 9 11.00 5 10 5.00 4 6 4.00 6 4 6.00 4 6 4.00 2 3 2.00 32.00 38.00 32.00 291.733 12600 175 175 175
176 90 - NAZMİYE SULTANZİZGİN 4 / A 13 7 13.00 3 12 3.00 5 5 5.00 6 4 6.00 0 0 0.00 4 1 4.00 31.00 29.00 31.00 290.240 12702 176 176 176
177 83 - GAMZE ÇELEBİ 4 / A 11 9 11.00 4 7 4.00 0 10 0.00 8 2 8.00 0 0 0.00 2 3 2.00 25.00 31.00 25.00 289.387 12774 177 177 177
178 213 - ZEYNEP ETCİ 4 / B 15 3 15.00 4 10 4.00 3 7 3.00 5 5 5.00 2 8 2.00 2 3 2.00 31.00 36.00 31.00 289.067 12796 178 178 178
179 78945 - ESMAGÜL ŞAHİN 4 / A 16 4 16.00 3 12 3.00 4 6 4.00 4 6 4.00 3 4 3.00 4 1 4.00 34.00 33.00 34.00 288.640 12827 179 179 179
180 139 - EMİR ÖZGÖREN 4 / A 14 6 14.00 2 13 2.00 4 6 4.00 6 4 6.00 5 5 5.00 2 3 2.00 33.00 37.00 33.00 288.213 12870 180 180 180
181 77 - MEHMET YUSUF BAHÇECİ 4 / B 11 9 11.00 9 6 9.00 2 8 2.00 3 7 3.00 6 4 6.00 2 3 2.00 33.00 37.00 33.00 287.680 12909 181 181 181
182 41 - ELİ F SARAÇLI 4 / A 11 9 11.00 3 11 3.00 4 6 4.00 8 2 8.00 0 0 0.00 1 4 1.00 27.00 32.00 27.00 286.720 12979 182 182 182
183 87 - HASAN KAYNAK 4 / B 12 8 12.00 5 10 5.00 6 4 6.00 5 5 5.00 4 6 4.00 1 4 1.00 33.00 37.00 33.00 286.453 12998 183 183 183
184 47 - ESMANUR HORAZ 4 / A 15 5 15.00 3 12 3.00 4 6 4.00 5 5 5.00 3 4 3.00 2 3 2.00 32.00 35.00 32.00 285.920 13028 184 184 184
185 116 - AHMET BAYINDIR 4 / A 12 8 12.00 4 11 4.00 5 5 5.00 6 4 6.00 1 3 1.00 2 3 2.00 30.00 34.00 30.00 285.867 13035 185 185 185
186 97 - MUSTAFA SAĞLAM 4 / A 10 10 10.00 10 5 10.00 3 7 3.00 2 8 2.00 4 6 4.00 4 1 4.00 33.00 37.00 33.00 284.747 13115 186 186 186
187 51798 - DUHAG LALKAN 4 / C 14 6 14.00 2 13 2.00 8 2 8.00 5 5 5.00 4 6 4.00 2 3 2.00 35.00 35.00 35.00 283.893 13186 187 187 187
188 94 - MERYEM TÜRKEI 4 / A 13 7 13.00 6 9 6.00 3 7 3.00 4 6 4.00 5 5 5.00 1 4 1.00 32.00 38.00 32.00 283.680 13209 188 188 188
189 24567 - A S IKDER YA İPE K 4 / C 14 6 14.00 2 13 2.00 9 1 9.00 5 5 5.00 4 6 4.00 1 4 1.00 35.00 35.00 35.00 281.973 13331 189 189 189
190 148 - SULTAN AKBULUT 4 / B 11 9 11.00 3 12 3.00 7 3 7.00 6 4 6.00 3 7 3.00 2 3 2.00 32.00 38.00 32.00 281.440 13373 190 190 190
191 10 - NADİDE EYLÜL AKGÜL 4 / A 12 8 12.00 2 13 2.00 5 5 5.00 6 4 6.00 6 4 6.00 2 3 2.00 33.00 37.00 33.00 281.333 13384 191 191 191
192 16616 - AMİNE YAS 4 / A 15 5 15.00 5 9 5.00 4 6 4.00 4 6 4.00 1 9 1.00 1 4 1.00 30.00 39.00 30.00 281.333 13384 191 191 191
193 340 - ZEYNEP NİSA UZUN 4 / D 15 5 15.00 6 9 6.00 3 7 3.00 4 6 4.00 0 10 0.00 0 5 0.00 28.00 42.00 28.00 280.320 13446 193 193 193
194 21021 - ÖMER SELVİ 4 / A 12 7 12.00 9 6 9.00 3 7 3.00 2 8 2.00 4 6 4.00 2 3 2.00 32.00 37.00 32.00 280.160 13458 194 194 194
195 51155 - MUH MMED DÜRÜST 4 / A 11 8 11.00 7 6 7.00 6 4 6.00 3 7 3.00 3 7 3.00 3 2 3.00 33.00 34.00 33.00 279.627 13501 195 195 195
196 82 - FADİME ERKAN 4 / A 12 8 12.00 4 9 4.00 2 8 2.00 6 3 6.00 2 6 2.00 1 4 1.00 27.00 38.00 27.00 277.067 13673 196 196 196
197 58 - YİĞİT CAN KORKMAZ 4 / A 8 5 8.00 6 9 6.00 4 6 4.00 6 4 6.00 3 7 3.00 1 4 1.00 28.00 35.00 28.00 276.160 13743 197 197 197
198 44444 - HAMZAA MUSAB GÜVENÇ 4 / C 12 8 12.00 4 11 4.00 6 4 6.00 4 6 4.00 6 4 6.00 2 3 2.00 34.00 36.00 34.00 276.107 13749 198 198 198
199 45700 - UMUT GÜDÜCÜ 4 / D 10 8 10.00 5 8 5.00 5 5 5.00 5 5 5.00 5 5 5.00 1 4 1.00 31.00 35.00 31.00 275.093 13829 199 199 199
200 158 - İREM SU SÖZEN 4 / B 15 5 15.00 4 10 4.00 4 6 4.00 3 7 3.00 4 6 4.00 2 3 2.00 32.00 37.00 32.00 273.067 13977 200 200 200
201 18118 - EMİNE AYDOAN 4 / A 15 5 15.00 5 8 5.00 5 5 5.00 3 7 3.00 1 9 1.00 1 4 1.00 30.00 38.00 30.00 272.373 14034 201 201 201
202 68943 - AHS İ L 4 / C 14 6 14.00 4 11 4.00 3 7 3.00 4 6 4.00 4 6 4.00 1 4 1.00 30.00 40.00 30.00 272.267 14041 202 202 202
203 65 - NURGÜL YÜKSEL 4 / A 9 11 9.00 5 10 5.00 5 5 5.00 5 5 5.00 4 6 4.00 2 3 2.00 30.00 40.00 30.00 271.573 14107 203 203 203
204 33 - SABİHA KOLANKAYA 4 / A 7 13 7.00 5 10 5.00 4 6 4.00 6 4 6.00 3 7 3.00 3 2 3.00 28.00 42.00 28.00 271.413 14121 204 204 204
205 44778 - BUSE YILDIZLI 4 / A 11 9 11.00 1 14 1.00 5 5 5.00 7 3 7.00 2 6 2.00 2 3 2.00 28.00 40.00 28.00 271.147 14143 205 205 205
206 24766 - BERKAY GÜDÜCÜ 4 / C 8 12 8.00 3 12 3.00 6 4 6.00 6 4 6.00 6 4 6.00 2 3 2.00 31.00 39.00 31.00 268.640 14324 206 206 206
207 27 - OKAN KERİM KORKUT 4 / A 12 8 12.00 3 12 3.00 4 6 4.00 6 4 6.00 1 9 1.00 0 5 0.00 26.00 44.00 26.00 267.840 14381 207 207 207
208 38 - SUDENAZ UÇAN 4 / A 13 7 13.00 2 13 2.00 3 6 3.00 5 5 5.00 6 3 6.00 1 4 1.00 30.00 38.00 30.00 267.093 14434 208 208 208
209 2 - BELİNAY TÜRKER 4 / A 13 7 13.00 5 9 5.00 4 6 4.00 2 8 2.00 6 4 6.00 3 2 3.00 33.00 36.00 33.00 266.453 14471 209 209 209
210 55 - EREN DEVELİ 4 / A 10 10 10.00 7 8 7.00 2 8 2.00 4 6 4.00 2 8 2.00 1 4 1.00 26.00 44.00 26.00 265.867 14511 210 210 210
211 32323 - GİZEM BAŞAR 4 / A 12 8 12.00 2 6 2.00 7 3 7.00 4 6 4.00 3 7 3.00 4 1 4.00 32.00 31.00 32.00 265.493 14540 211 211 211
212 9 - İSMAİL EMİR CEYLAN 4 / A 9 10 9.00 2 12 2.00 5 2 5.00 7 2 7.00 3 6 3.00 1 3 1.00 27.00 35.00 27.00 265.333 14549 212 212 212
213 21221 - SÜLEYMAN ÖRENTAŞ 4 / A 15 5 15.00 5 10 5.00 3 7 3.00 2 8 2.00 3 7 3.00 2 2 2.00 30.00 39.00 30.00 265.013 14568 213 213 213
214 120 - RESUL SÖZEN 4 / B 10 10 10.00 8 7 8.00 3 7 3.00 3 7 3.00 0 10 0.00 2 3 2.00 26.00 44.00 26.00 264.373 14616 214 214 214
215 48 - BERAT AKİF ALKAN 4 / A 9 11 9.00 5 10 5.00 4 6 4.00 4 6 4.00 7 3 7.00 2 3 2.00 31.00 39.00 31.00 264.373 14616 214 214 214
216 8 - MUSTAFA KARAÇÖR 4 / D 12 7 12.00 5 8 5.00 2 7 2.00 4 6 4.00 5 5 5.00 0 5 0.00 28.00 38.00 28.00 264.213 14629 216 216 216
217 45665 - YUSUF YASİN DÜZENLİ 4 / A 11 9 11.00 5 10 5.00 6 4 6.00 4 6 4.00 3 7 3.00 0 5 0.00 29.00 41.00 29.00 263.413 14682 217 217 217
218 74 - METEHAN GÜRDAL 4 / D 10 10 10.00 6 9 6.00 5 5 5.00 3 7 3.00 4 6 4.00 2 3 2.00 30.00 40.00 30.00 262.240 14761 218 218 218
219 75 - OĞUZHAN BİLGİLİ 4 / A 9 11 9.00 6 9 6.00 4 6 4.00 4 6 4.00 2 8 2.00 2 3 2.00 27.00 43.00 27.00 261.440 14814 219 219 219
220 92 - ALİ ACAR 4 / B 9 11 9.00 9 6 9.00 4 6 4.00 2 8 2.00 3 7 3.00 1 4 1.00 28.00 42.00 28.00 259.360 14964 220 220 220
221 113 - PINAR ÖĞE 4 / B 11 9 11.00 6 9 6.00 4 6 4.00 3 7 3.00 1 9 1.00 2 3 2.00 27.00 43.00 27.00 259.360 14964 220 220 220
222 99665 - AHMETCAN GÜVENÇ 4 / B 12 8 12.00 1 14 1.00 6 4 6.00 5 5 5.00 3 7 3.00 2 3 2.00 29.00 41.00 29.00 258.667 15010 222 222 222
223 2394 - SEYMENÇINARYILDIZ 4 / B 9 11 9.00 6 9 6.00 5 5 5.00 4 6 4.00 2 8 2.00 0 5 0.00 26.00 44.00 26.00 255.360 15237 223 223 223
224 70 - AHMETHAN ÇOLAK 4 / D 6 14 6.00 4 11 4.00 3 7 3.00 6 4 6.00 2 8 2.00 3 2 3.00 24.00 46.00 24.00 254.027 15328 224 224 224
225 185 - MEHT AI D ÇI 4 / B 10 8 10.00 4 11 4.00 4 5 4.00 4 5 4.00 2 5 2.00 2 3 2.00 26.00 37.00 26.00 252.107 15455 225 225 225
226 15 - HİLAL NESİBE ATAL 4 / A 10 10 10.00 4 10 4.00 2 8 2.00 4 6 4.00 6 4 6.00 1 4 1.00 27.00 42.00 27.00 251.787 15479 226 226 226
227 335 - ŞULE ÇİÇEN 4 / D 8 12 8.00 3 11 3.00 3 7 3.00 5 5 5.00 5 5 5.00 2 3 2.00 26.00 43.00 26.00 248.640 15664 227 227 227
228 27944 - MURATKAYRAKIVRAN 4 / C 13 7 13.00 3 12 3.00 5 5 5.00 3 7 3.00 4 6 4.00 0 5 0.00 28.00 42.00 28.00 248.320 15682 228 228 228
229 95 - MUHAMMED BAŞPINAR 4 / A 11 9 11.00 6 9 6.00 3 7 3.00 2 8 2.00 4 6 4.00 1 4 1.00 27.00 43.00 27.00 248.000 15706 229 229 229
230 68 - FATİH SEVİLİ 4 / A 6 13 6.00 3 12 3.00 2 8 2.00 6 4 6.00 3 7 3.00 3 2 3.00 23.00 46.00 23.00 246.400 15827 230 230 230
231 67767 - HALİT SAFA TEZCAN 4 / A 11 8 11.00 6 9 6.00 3 7 3.00 2 8 2.00 3 7 3.00 1 4 1.00 26.00 43.00 26.00 245.920 15853 231 231 231
232 68934 - ELİFNAZÇIBIK 4 / C 10 10 10.00 7 8 7.00 2 8 2.00 2 8 2.00 3 7 3.00 1 4 1.00 25.00 45.00 25.00 245.547 15887 232 232 232
233 45893 - ÖMER FARUK ÖNER 4 / B 10 10 10.00 4 11 4.00 6 4 6.00 3 7 3.00 2 8 2.00 2 3 2.00 27.00 43.00 27.00 245.387 15899 233 233 233
234 29985 - ELİF GÖKSU 4 / B 12 8 12.00 3 12 3.00 5 5 5.00 3 7 3.00 3 7 3.00 1 4 1.00 27.00 43.00 27.00 244.800 15930 234 234 234



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Karaman ERMENEK ERMENEK İMAM HATIP ORTAOKULU 4. SINIF TÜRKİYE GENELİ 19601 317 317 317

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ AHL Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.34 6.33 13.34 6.83 7.56 6.83 5.64 4.17 5.64 5.96 3.75 5.96 4.52 4.89 4.52 2.56 2.19 2.56 38.84 28.90 38.84 325.088

İl Ortalaması 12.64 7.06 12.64 6.11 8.15 6.11 5.23 4.56 5.23 5.38 4.39 5.38 3.86 5.08 3.86 2.39 2.47 2.39 35.62 31.71 35.62 306.381
Okul Ortalaması 12.64 7.06 12.64 6.11 8.15 6.11 5.23 4.56 5.23 5.38 4.39 5.38 3.86 5.08 3.86 2.39 2.47 2.39 35.62 31.71 35.62 306.381

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ AHL Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
235 318 - RAVZA CEYLİN ÖZTÜRK 4 / D 8 12 8.00 2 13 2.00 6 4 6.00 6 4 6.00 2 8 2.00 0 5 0.00 24.00 46.00 24.00 244.533 15950 235 235 235
236 44 - İ EFE GÜLER 4 / D 8 11 8.00 3 12 3.00 3 7 3.00 5 5 5.00 5 5 5.00 1 4 1.00 25.00 44.00 25.00 244.480 15951 236 236 236
237 46 - FADİME BALCI 4 / A 11 9 11.00 4 11 4.00 4 6 4.00 3 7 3.00 1 9 1.00 2 3 2.00 25.00 45.00 25.00 244.427 15955 237 237 237
238 458 - CEYLİN ÇOBAN 4 / D 12 7 12.00 0 9 0.00 6 4 6.00 4 5 4.00 3 7 3.00 3 2 3.00 28.00 34.00 28.00 244.160 15973 238 238 238
239 5424 - MEHMET DENİZ ÇALIŞKAN 4 / A 13 7 13.00 6 9 6.00 5 5 5.00 1 9 1.00 0 0 0.00 1 4 1.00 26.00 34.00 26.00 244.160 15973 238 238 238
240 53 - M  ND ENİ 4 / A 13 7 13.00 0 15 0.00 3 6 3.00 5 5 5.00 0 9 0.00 2 3 2.00 23.00 45.00 23.00 243.840 15992 240 240 240
241 26326 - ENES BİNARÖNÜ 4 / B 17 1 17.00 5 9 5.00 5 5 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 15.00 27.00 243.733 15997 241 241 241
242 63478 - NI 5 / C 4 16 4.00 4 11 4.00 2 8 2.00 6 4 6.00 3 7 3.00 3 2 3.00 22.00 48.00 22.00 242.667 16072 242 242 242
243 65663 - NEVRA KARACA 4 / C 13 7 13.00 4 11 4.00 5 5 5.00 2 8 2.00 1 9 1.00 1 4 1.00 26.00 44.00 26.00 242.507 16079 243 243 243
244 84 - GÜLSEYDE GÜZEL 4 / A 8 12 8.00 3 12 3.00 3 7 3.00 5 5 5.00 0 0 0.00 3 2 3.00 22.00 38.00 22.00 242.400 16082 244 244 244
245 62662 - MEHMET EMİN GÜLER 4 / C 8 12 8.00 2 13 2.00 4 6 4.00 6 4 6.00 3 7 3.00 0 4 0.00 23.00 46.00 23.00 242.133 16102 245 245 245
246 46773 - İREMNAZTOPRAK 4 / C 11 9 11.00 3 10 3.00 2 5 2.00 4 6 4.00 2 7 2.00 1 4 1.00 23.00 41.00 23.00 241.600 16136 246 246 246
247 10100 - İBRAHİM ÇELİK 4 / C 7 13 7.00 2 13 2.00 8 2 8.00 4 6 4.00 5 5 5.00 3 2 3.00 29.00 41.00 29.00 239.733 16241 247 247 247
248 37755 - HATİCE K RA KARAÇÖR 4 / C 15 5 15.00 1 14 1.00 3 7 3.00 2 7 2.00 3 7 3.00 3 2 3.00 27.00 42.00 27.00 239.307 16278 248 248 248
249 88888 - NAZLI AKTÜRK 4 / B 10 10 10.00 5 10 5.00 4 6 4.00 2 8 2.00 1 9 1.00 3 2 3.00 25.00 45.00 25.00 239.253 16283 249 249 249
250 3 - BERRA DEMİREL 4 / A 6 14 6.00 3 12 3.00 1 9 1.00 5 5 5.00 6 4 6.00 3 2 3.00 24.00 46.00 24.00 239.200 16288 250 250 250
251 130 - S ARİF ÇÖMLEK 4 / D 6 14 6.00 5 10 5.00 6 4 6.00 3 7 3.00 4 6 4.00 3 2 3.00 27.00 43.00 27.00 238.773 16314 251 251 251
252 56 - GÜLCAN KÖPRÜLÜ 4 / A 14 6 14.00 6 9 6.00 4 6 4.00 0 10 0.00 3 7 3.00 0 5 0.00 27.00 43.00 27.00 238.400 16331 252 252 252
253 45659 - ZEKAİ ALPEREN BALCI 4 / C 12 8 12.00 6 9 6.00 3 7 3.00 1 1 1.00 1 7 1.00 1 4 1.00 24.00 36.00 24.00 236.160 16478 253 253 253
254 5 - CEYDA YILDIRIM 4 / A 10 10 10.00 2 13 2.00 1 9 1.00 4 6 4.00 6 4 6.00 1 4 1.00 24.00 46.00 24.00 234.613 16575 254 254 254
255 1 - ASUDE BİLGİÇ 4 / A 10 10 10.00 4 11 4.00 1 9 1.00 3 7 3.00 0 0 0.00 3 2 3.00 21.00 39.00 21.00 234.187 16611 255 255 255
256 98754 - AYLİ NBİLGİÇ 4 / A 12 8 12.00 3 12 3.00 1 8 1.00 3 7 3.00 0 0 0.00 2 3 2.00 21.00 38.00 21.00 233.760 16634 256 256 256
257 302 - AIPARSLAN DABAK 4 / D 8 12 8.00 3 12 3.00 5 5 5.00 4 6 4.00 3 7 3.00 1 4 1.00 24.00 46.00 24.00 233.600 16642 257 257 257
258 106 - ALPEREN DİMLİOĞLU U 4 / A 9 11 9.00 2 13 2.00 3 7 3.00 4 6 4.00 2 8 2.00 3 2 3.00 23.00 47.00 23.00 233.493 16647 258 258 258
259 129 - M UTTF AKİF ARI 4 / B 11 8 11.00 2 13 2.00 2 5 2.00 3 6 3.00 4 4 4.00 2 1 2.00 24.00 37.00 24.00 231.253 16780 259 259 259
260 281 - MUZAFFER EGE DEMİR 4 / D 10 10 10.00 2 10 2.00 3 7 3.00 4 6 4.00 2 8 2.00 1 4 1.00 22.00 45.00 22.00 230.773 16810 260 260 260
261 96541 - MEHM T BALCI 4 / C 7 13 7.00 5 10 5.00 2 8 2.00 4 6 4.00 2 8 2.00 0 5 0.00 20.00 50.00 20.00 229.973 16864 261 261 261
262 312 - EREN ERTAŞ 4 / D 5 11 5.00 4 11 4.00 4 6 4.00 5 4 5.00 1 8 1.00 1 4 1.00 20.00 44.00 20.00 229.067 16919 262 262 262
263 600 - EYMEN ARSALAN 4 / A 5 15 5.00 3 12 3.00 4 6 4.00 6 4 6.00 1 9 1.00 0 4 0.00 19.00 50.00 19.00 228.640 16951 263 263 263
264 87775 - YUSUF ALTUNTAŞ 4 / B 4 16 4.00 7 8 7.00 2 8 2.00 4 6 4.00 0 10 0.00 1 4 1.00 18.00 52.00 18.00 228.107 16976 264 264 264
265 107 - MERT ÇOBAN 4 / A 8 12 8.00 2 13 2.00 4 6 4.00 4 6 4.00 5 5 5.00 1 4 1.00 24.00 46.00 24.00 228.053 16980 265 265 265
266 25552 - ECRİN SENA ÖZTÜRK 4 / B 8 11 8.00 3 12 3.00 3 7 3.00 4 6 4.00 2 7 2.00 1 4 1.00 21.00 47.00 21.00 227.040 17052 266 266 266
267 309 - EMİRHAN TÜLÜ 4 / D 7 13 7.00 4 11 4.00 5 5 5.00 3 7 3.00 2 7 2.00 2 3 2.00 23.00 46.00 23.00 226.347 17078 267 267 267
268 16 - İBRAHİM KUNT 4 / A 0 10 0.00 4 7 4.00 5 1 5.00 6 4 6.00 4 6 4.00 2 3 2.00 21.00 31.00 21.00 224.907 17155 268 268 268
269 378 - MERT DEĞERLİ 4 / B 12 8 12.00 3 12 3.00 2 8 2.00 2 8 2.00 2 8 2.00 1 4 1.00 22.00 48.00 22.00 224.800 17160 269 269 269
270 203 - OĞUZHAN TIRAŞCI 4 / C 7 13 7.00 4 11 4.00 0 5 0.00 4 6 4.00 2 8 2.00 1 4 1.00 18.00 47.00 18.00 222.187 17328 270 270 270
271 409 - ALİBAHECİİ 4 / B 9 8 9.00 5 10 5.00 5 5 5.00 2 8 2.00 0 10 0.00 0 5 0.00 21.00 46.00 21.00 221.333 17389 271 271 271
272 44778 - HÜSEYİN YİĞİT ERDEM 4 / B 6 14 6.00 4 11 4.00 3 7 3.00 4 6 4.00 3 7 3.00 0 5 0.00 20.00 50.00 20.00 221.227 17395 272 272 272
273 99 - RAMAZAN DÜZEN 4 / A 6 14 6.00 4 11 4.00 5 5 5.00 3 7 3.00 0 0 0.00 3 2 3.00 21.00 39.00 21.00 220.747 17421 273 273 273
274 93 - HİLAL DİMLİOĞLU 4 / A 6 14 6.00 6 9 6.00 2 8 2.00 2 8 2.00 5 5 5.00 1 4 1.00 22.00 48.00 22.00 219.840 17472 274 274 274
275 13014 - HAYRUNNİSA BAHCECİ 4 / B 10 10 10.00 4 11 4.00 2 8 2.00 2 8 2.00 1 9 1.00 1 4 1.00 20.00 50.00 20.00 218.987 17511 275 275 275
276 10286 - HASRET GÜL KAPUCU 4 / A 9 10 9.00 5 10 5.00 5 5 5.00 1 9 1.00 0 0 0.00 2 3 2.00 22.00 37.00 22.00 218.453 17551 276 276 276
277 89 - MUZAFFER PINAR 4 / A 15 5 15.00 4 8 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 21.00 13.00 21.00 218.027 17566 277 277 277
278 87410 - ŞI A H 4 / C 6 14 6.00 5 10 5.00 1 9 1.00 3 7 3.00 1 9 1.00 2 3 2.00 18.00 52.00 18.00 217.173 17609 278 278 278
279 37 - ELVAN PEKŞEN 4 / A 7 10 7.00 2 12 2.00 5 4 5.00 4 6 4.00 1 9 1.00 1 4 1.00 20.00 45.00 20.00 216.373 17646 279 279 279
280 1234 - TUFAN ÇOLA 4 / A 7 13 7.00 5 10 5.00 2 8 2.00 2 8 2.00 0 0 0.00 3 2 3.00 19.00 41.00 19.00 215.893 17681 280 280 280
281 152 - FADİME YILMAZ 4 / D 7 13 7.00 4 11 4.00 2 8 2.00 3 7 3.00 2 8 2.00 1 4 1.00 19.00 51.00 19.00 215.467 17706 281 281 281
282 339 - ZEYNE USTA 4 / D 7 13 7.00 1 7 1.00 3 7 3.00 5 5 5.00 2 6 2.00 0 4 0.00 18.00 42.00 18.00 213.547 17805 282 282 282
283 19 - H KAAN ALKAN 4 / D 7 13 7.00 1 14 1.00 1 9 1.00 4 6 4.00 3 7 3.00 3 2 3.00 19.00 51.00 19.00 212.427 17870 283 283 283
284 56732 - AHMETBERATE AML L 4 / C 4 16 4.00 4 11 4.00 8 2 8.00 3 7 3.00 2 8 2.00 1 4 1.00 22.00 48.00 22.00 212.107 17888 284 284 284
285 25 - MUSTAFA EMRE BULUT 4 / A 3 16 3.00 3 12 3.00 6 4 6.00 4 5 4.00 4 6 4.00 1 4 1.00 21.00 47.00 21.00 209.920 17995 285 285 285
286 45688 - ELANSR ESER 4 / B 8 12 8.00 7 8 7.00 1 9 1.00 0 10 0.00 1 9 1.00 2 3 2.00 19.00 51.00 19.00 209.707 18013 286 286 286
287 66 - ELANUR BALCI 4 / A 9 11 9.00 2 13 2.00 3 7 3.00 2 8 2.00 1 9 1.00 3 2 3.00 20.00 50.00 20.00 209.013 18043 287 287 287
288 66885 - BAYRAM ON BALCI 4 / B 4 16 4.00 6 9 6.00 4 6 4.00 2 8 2.00 3 7 3.00 1 4 1.00 20.00 50.00 20.00 208.960 18050 288 288 288
289 58558 - SAMET ÇALIK 4 / C 7 13 7.00 3 12 3.00 2 8 2.00 3 7 3.00 2 7 2.00 1 4 1.00 18.00 51.00 18.00 208.000 18103 289 289 289
290 3 - OĞUZHAH DİMLİ OGLU 4 / A 8 12 8.00 5 10 5.00 3 7 3.00 0 6 0.00 7 3 7.00 1 4 1.00 24.00 42.00 24.00 207.573 18130 290 290 290
291 56 - AHMET EMİR BOZDEMİR 4 / B 11 9 11.00 4 11 4.00 3 6 3.00 0 10 0.00 2 8 2.00 1 4 1.00 21.00 48.00 21.00 206.507 18181 291 291 291
292 29 - UMUT KESKİN 4 / A 6 11 6.00 3 10 3.00 1 8 1.00 3 7 3.00 1 9 1.00 3 2 3.00 17.00 47.00 17.00 206.400 18187 292 292 292
293 43 - EMİNE AZRA ÜZER 4 / A 5 14 5.00 3 12 3.00 2 8 2.00 3 7 3.00 4 6 4.00 2 3 2.00 19.00 50.00 19.00 205.120 18245 293 293 293
294 20 - HASAN ALİ BULUT 4 / A 7 13 7.00 3 12 3.00 3 7 3.00 2 7 2.00 2 8 2.00 2 3 2.00 19.00 50.00 19.00 203.200 18351 294 294 294
295 34443 - FADİME GÜL KAYA 4 / C 4 16 4.00 5 10 5.00 5 5 5.00 2 8 2.00 4 6 4.00 0 5 0.00 20.00 50.00 20.00 201.653 18417 295 295 295
296 75132 - SÜLEYMA YASİN ERDEM 4 / B 2 18 2.00 4 11 4.00 1 9 1.00 4 5 4.00 4 5 4.00 1 4 1.00 16.00 52.00 16.00 200.587 18465 296 296 296
297 336 - YAKUP ALTUNSOY 4 / D 6 11 6.00 3 7 3.00 1 7 1.00 3 5 3.00 2 4 2.00 1 4 1.00 16.00 38.00 16.00 200.160 18490 297 297 297
298 45541 - MEHMET ENES ÇOLAK 4 / A 6 14 6.00 5 10 5.00 2 8 2.00 2 8 2.00 1 9 1.00 0 5 0.00 16.00 54.00 16.00 199.893 18504 298 298 298
299 12122 - REYHAN ABŞKARA 4 / A 5 15 5.00 0 15 0.00 4 4 4.00 5 2 5.00 1 7 1.00 1 3 1.00 16.00 46.00 16.00 199.200 18528 299 299 299
300 88996 - E Ş U N 4 / A 3 17 3.00 7 8 7.00 2 7 2.00 2 8 2.00 1 9 1.00 0 4 0.00 15.00 53.00 15.00 198.027 18578 300 300 300
301 45455 - KADYE ÇOLAK 4 / A 3 16 3.00 4 11 4.00 1 9 1.00 3 7 3.00 2 1 2.00 2 3 2.00 15.00 47.00 15.00 194.987 18689 301 301 301
302 78999 - L NICA A 4 / C 7 11 7.00 3 8 3.00 3 3 3.00 2 7 2.00 0 0 0.00 1 3 1.00 16.00 32.00 16.00 194.880 18695 302 302 302
303 68524 - SEMİH ESER 4 / C 9 11 9.00 2 13 2.00 1 9 1.00 2 8 2.00 2 8 2.00 0 5 0.00 16.00 54.00 16.00 194.133 18720 303 303 303
304 77822 - YASİN ÇUKUR 4 / A 2 18 2.00 1 9 1.00 3 7 3.00 5 5 5.00 0 10 0.00 3 2 3.00 14.00 51.00 14.00 193.867 18729 304 304 304
305 96855 - OHM NYİN 4 / A 7 13 7.00 5 10 5.00 3 7 3.00 0 10 0.00 3 7 3.00 1 4 1.00 19.00 51.00 19.00 193.653 18736 305 305 305
306 46585 - ... 4 / C 3 17 3.00 5 10 5.00 2 8 2.00 3 7 3.00 0 10 0.00 0 5 0.00 13.00 57.00 13.00 192.213 18798 306 306 306
307 13664 - .... 4 / C 4 16 4.00 4 11 4.00 3 7 3.00 2 8 2.00 2 8 2.00 1 4 1.00 16.00 54.00 16.00 189.707 18887 307 307 307
308 79979 - EMİRHAN DİNG İL 4 / B 8 12 8.00 2 12 2.00 3 7 3.00 1 5 1.00 2 8 2.00 1 4 1.00 17.00 48.00 17.00 185.973 18995 308 308 308
309 65556 - AN 4 / C 2 18 2.00 4 11 4.00 2 8 2.00 3 7 3.00 3 7 3.00 0 5 0.00 14.00 56.00 14.00 185.387 19012 309 309 309
310 38 - KERİM KAYA 4 / D 2 18 2.00 4 11 4.00 2 8 2.00 2 8 2.00 1 9 1.00 3 2 3.00 14.00 56.00 14.00 182.507 19091 310 310 310
311 100 - SEYDENUR ÜZER 4 / A 7 13 7.00 3 12 3.00 4 6 4.00 1 9 1.00 0 0 0.00 0 5 0.00 15.00 45.00 15.00 181.760 19114 311 311 311
312 25 - SÜLEYMAN ESKİ 4 / A 6 14 6.00 4 11 4.00 2 8 2.00 1 9 1.00 1 9 1.00 0 5 0.00 14.00 56.00 14.00 181.227 19121 312 312 312
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.34 6.33 13.34 6.83 7.56 6.83 5.64 4.17 5.64 5.96 3.75 5.96 4.52 4.89 4.52 2.56 2.19 2.56 38.84 28.90 38.84 325.088

İl Ortalaması 12.64 7.06 12.64 6.11 8.15 6.11 5.23 4.56 5.23 5.38 4.39 5.38 3.86 5.08 3.86 2.39 2.47 2.39 35.62 31.71 35.62 306.381
Okul Ortalaması 12.64 7.06 12.64 6.11 8.15 6.11 5.23 4.56 5.23 5.38 4.39 5.38 3.86 5.08 3.86 2.39 2.47 2.39 35.62 31.71 35.62 306.381
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
313 65556 - RAMAZN AKMAN 4 / B 3 16 3.00 3 12 3.00 2 8 2.00 2 7 2.00 1 3 1.00 3 1 3.00 14.00 47.00 14.00 180.640 19133 313 313 313
314 113 - MUSTAFA SARIPINAR 4 / D 5 15 5.00 2 13 2.00 1 8 1.00 2 8 2.00 4 5 4.00 0 3 0.00 14.00 52.00 14.00 175.893 19239 314 314 314
315 76742 - EYMEN DÖKMECİ 4 / C 6 13 6.00 2 13 2.00 2 8 2.00 1 9 1.00 3 7 3.00 1 4 1.00 15.00 54.00 15.00 174.613 19263 315 315 315
316 59 - FETTAH KOLANKAYA 4 / A 5 15 5.00 1 13 1.00 0 10 0.00 2 8 2.00 1 9 1.00 2 3 2.00 11.00 58.00 11.00 168.267 19349 316 316 316
317 77880 - AYR S İ P 4 / B 1 19 1.00 2 2 2.00 2 8 2.00 2 8 2.00 1 8 1.00 2 3 2.00 10.00 48.00 10.00 157.813 19474 317 317 317


